Zimbra valdir.oliveira@limeira.sp.gov.br

ESCLARECIMENTO_ PREGAO PRESENCIAL N° 004/2.022 - PROCESSO N°: 065/2.02

——TT G 2N
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‘ ‘ d‘egsu %! R“B: g
De : DANIELA DE MELO MARTINS ter, 11 E-ae202 11 48

<daniela.martins@upbrasil.com> 2 4 anexos

Assunto : ESCLARECIMENTO_ PREGAO PRESENCIAL N
004/2.022 - PROCESSO N°: 065/2.02 - EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA S/A EMDEL

Para : valdir oliveira <valdir.oliveira@limeira.sp.gov.br>
Cc : Licitacoes Up Brasil <licitacoes@upbrasil.com>,
ROGERO MONTEIRO MEVES
<rogero.meves@upbrasil.com>
_ A
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA S/A EMDEL

Bom dia!

A UP BRASIL ADMINISTRAGCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ N° 02.959.392/0001-

46, vem através desta, respeitosamente, questionar sobre o edital em epigrafe:

Questionamento 1 — Este 6rgdo observou a LEI 14.442/2022 conversdo da

Medida Provisoria n° 1.108/2022?

Recentemente foram vedadas pela Medida Provisoria n° 1.108/2022, convertida em Lei —
14.442/2022 e, com decisGes pacificadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TC-009245.989.22-

—~  3/[ TC-010031.989.22-1), a aplicacdo de taxa negativa, descontos e desigio, sobre a prestacio de

servigos e administragdo de auxilio alimenta¢fo, verbis:

"Art. 39 O empregador, ao contratar pessoa juridica para o fornecimento do auxilio-
alimentacdo de que trata o art. 29, ndo poderd exigir ou receber: I - qualguer tipo de
desdgio ou imposicdo de descontos sobre o valor contratado; II - prazos de repasse ou
pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados
aos trabalhadores; ou III - outras verbas e beneficios diretos ou indiretos de qualquer
natureza ndo vinculados diretamente a promogdo de saude e seguranca alimentar do
trabalhador, no dmbito de contratos firmados com empresas emissoras de instrumentos de

pagamento de auxilio-alimentacdo.”

Est4 claro no referido edital a aceitacdo de taxa negativa, desrespeitando assim as leis vigentes.

Anexo Lei 14.442/2022.

Desde ja agradeco pela atenc@o e fico no aguardo.

hitps:/fzmb.pref.limeira.sp.gov.br/h/printmessage ?id=88918&tz=America/Sao_Paulo
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Att.,

Daniela Martins
daniela.martins@upbrasil.com

Consultora de Vendas
Mercado Publico
% +55 11 58186-4926
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Lei 14.442_Conversao da MP 1.108.pdf
235 KB
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EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA S/A - PP 004/2022 - 18/10/2022
- CARTAO ALIMENTA(;AO SOLICETAC;AO DE EDITAL E ESCLARECIMENTOS

De:  André Fonseca (andre.fonseca@bigbeneficios.com.br) - l 7
: iProc N° {
Para: emdelcompras@yahoo.com.br / h @@
i R
Data: segunda-feira, 10 de outubro de 2022 16:15 BRT ,.._!'.,

BIQ BENEFICIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 07.878.237/0001-19, interessada em participar da licitacdo em

tela, respeitosamente, SOficita o envio do edital ¢ de todos 0s anexos, e questiona o
gue segue:

1- Nos termos do artigo 10, § 22 da Medida Proviséria 2.200/2001-2, que dispde que as declaragBes constantes
dos documentos em forma eletrdnica produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo disponibilizade /
pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relagdo aos signatdrios, desta forma, questionamos se as

—. declaragBes, propostas, procuracdo/carta de credenciamento e os demais documentos constantes do Edital, que
exigem assinatura pelos representantes legais da licitante, podem ser assinados por meio digital, devidamente
certificado pelo ICP Brasil? E correto o entendimento de que a assinatura digital dispensa o reconhecimento de
firma em cartério no documento de procuracso / credenciamento para fins de participacio nessa licitacio? As
declaragBes poderdo ser assinadas com certificado digital e serdo aceitas por essa Comiss3o?

2- Tendo em vista que a quantidade e os tipos de estabelecimentos sio essenciais para definir a participacio e a
taxa dos participantes em licitagGes dessa natureza, solicitamos esclarecer, quantos estabelecimentos deverio
ser apresentados por segmento (supermercado, agougue, padaria, etc.) e em quais cidades a licitante deverd ter
estabelecimentos credenciados, por favor.

3= Qual o prazo para entrega da rede credenciada em dias e a partir de qual momento esse prazo comecara a fluir? /

s
4- Qual o atual fornecedor do beneficio? Com qual taxa de Administragéo? /

.
S
7

5- Seré aceita taxa de adminisiragdo negativa (desconto)? /

6~ Houve mais alguma questionamento na licitagdo em tela? Em caso positivo, solicitamos encaminhar os
esclarecimentos.

04/10/2022 (PLANILHA ATUALIZADA). André

: %\é“‘Coanaaagac 14947061

Objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIAL|ZADA EM GERENCIAMENTO FORNECIMENTO DE
CREDITOS EM CARTAO ALIMENTAGAO INDIVIDUAL E NOMINAL, IMPLEMENTACAO,
e REEMISSAOC EADMINISTRACAQ DE CARTAQ ALIMENTAGAO

| Situagao: INovA e

bertura: 18/18/2022, 14:30

i Observagio: ‘ Processo Administrativo n°: 0685/2022 - Modalidade: Pregao Presencial n® 004/2022 Data para }
i Apresentag8o dos Envelopes: Dia 18/10/2022 &s 14:30 horas, na sala de Licitages do Departamento

about:blank 1/2




‘ ‘i}nid. Liskante:

Proc. N°

; de Gestéo de Suprimentos - DGS, da Prefeitura Municipal de Limeira. O Edt; d%l; ﬁ"
poderdo ser adquiridos sem custo no site da EMDEL "Em Liquidagao™: hitps:/ V5
mediante a gravagao em midia, desta forma o interessado deve comparecer ST THIGA e, gravavel no
Departamento de Compras e Licitagdes da Empresa de Desenvolvimento de Limeira S/A - EMDEL -
"Em Liquidac@o”, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 e das 14:00 a&s 17:00 horas, na Rua
Dr. Alberto Ferreira, n® 179, conjunto A- Centro, CEP 13.480-074 - Limeira - SP, ou ainda, mediante o |
ecolhimento da taxa de R$ 0,33 trinta e trés centavos por folha de acordo com o Decreto Municipal
n° 474, de 28 de dezembro de 2021. Limeira, 03 de Outubro de 2022 Dionisio Franco Simoni -
iquidante _

MDEL - EMPRESA DE DESENVOLVlMENTO DE LIMEIRA SIA o

R. Dr. Alberto Ferreira, 179-Conj. A-Centro . ...
o { 13481631 o - 3 )
N e . .
i Yelefones: (19) 3404-9722 e i T .
| Fax . (19) 3441-4256 - - -
[ Emailli ' emdelcompras@yshoocombr ) e }

At
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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA S/A - EMDEL - “EM LIQUIDACAO”
Rua Dr. Alberto Ferreira, n° 179 — Conjunto A - Centro — CEP: 13.480-074 — Limeira ~ SP
Fone: (19) 3404-9730 — Fax: (19) 3441-4256
C.N.P.J./M.F. 45.144.516/0001-48
valdir.cliveira@limeira.sp.gov.br - emdelcompras@yahoo.com.br

Limeira, 13 de Outubro de 2022. ‘Proc.N°

|isllgs venth

A

Ao
Departamento de Compras e Licitacdes

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa BIQ BENEFICIOS LTDA,
CNPJ n° 07.878.237/0001-19, referente ao processo n® 065/2022, objeto do Pregéio Presencial n°
004/2022, Edital n° 004/2022, referente a contratacio de empresa especializada para o gerenciamento,
fornecimento de créditos em cartdo alimentagdo individual e nominal, implementa¢fo, reemissdo e
administragdio de cartdo alimentagfo, destinados aos funciondrios desta empresa liquidanda, abaixo
segue a resposta.

1- Nos termos do artigo 10, § 2° da Medida Proviséria 2.200/2001-2, gue dispde que as declaracdes
constantes dos documentos em forma eletrénica produzidos com a utilizagdo de processo de
certificacdo disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relagdo aos signaidrios,
desta forma, questionamos se as declaracdes, propostas, procurac¢do/carta de credenciamento e os
demais documentos constanies do Edital, que exigem assinatura pelos representantes legais da
licitante, podem ser assinados por meio digital, devidamente certificado pelo ICP Brasil? E correto
o entendimento de que a assinatura digital dispensa o reconhecimento de firma em caridrio no
documento de procuracdo / credenciamento para_fins de participacdo nessa licitacio? As
declaracdes poderdo ser assinadas com certificado digital e serdo aceitas por essa Comissdo?

Resposta: O item do Edital n° 004/2022, Pregdo Presencial n® 004/2022, “6.1.7.2 Os documentos
eletrénicos produzidos e/ou assinados com a utilizagdo de processo de certificacdo disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da legislagdo vigente, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em
relagdo aos signatdrios, dispensando-se o envio de documentos originais e copias autenticadas em
papel.”, prevé a aceitagdo e esta correto o vosso entendimento.

Atenciosamente.

Y
Carlos AlbertoRantas de Oliveira
Pregoeiro




Re: Fw: EDITAIS |l‘i’0L N*'..@_/Q_.l ‘
[fasﬂcf'(/p s

De:  Steban Saavedra Sandy (steban@saavedrasandy.com) Rk S

Para: emdelrh@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 13 de outubro de 2022 01:02 BRT

Prezado Eduardo,
Bom dial Quanto a sua dlvida:

1) Pode ser requerido pela EMDEL o cancelamento da adeso ao PAT, sendo que nédo haverd nenhuma penalidade
em razao disso. A EMDEL apenas ndo se beneficiara mais dos beneficios fiscais decorrentes da adesao.

2) Caso a EMDEL mantenha a adeséo ao PAT e contrate empresa de gestdo de vale-alimentaco a taxa de
administragao zero ou negativa, infringird o art. 3°, inciso |, da Lei n°14.442/2022 e o art. 175 do Decreto n°
10.854/2021. As penalidades pelo descumprimento sdo cancelamento da adesdo e multa de RS 5 mil a R$ 50 mil,
conforme o art. 175, paragrafo 2°, do referido decreto e o art. 4° da referida lei.

- O fato de a adesdo da EMDEL ao PAT ter ocorrido antes da lei ndo afasta a nova vedac&o. Apenas 0s contratos

firmados antes da vedacdo é que temporariamente nao devem se submeter a vedacao nos termos do art. 3°,
paragrafo 1°, da Lein® 14.442/2022. Por se tratar de programa de governo, nao ha drrelto adquirido quanto ao
seu regime juridico. Somente se resguarda os contratos celebrados sob a égide das normas anteriores.
Qualquer outra divida, sigo a total disposicdo.

Atenciosamente,

Steban Saavedra Sandy

N

Av. Brigadeiro Faria Lima, n® 3144 - 3° andar
Td. Pauksﬁano 580 Paulo/SP - CEP (01451-000
+55 11 3568-2837

www.saavedrasandy.com

k

Em ter., 11 de out. de 2022 as 15:14, EMDEL S/A - Depto. Pessoal <emdsirh@vahoo.com.br> escreveu:
Dr,

Segue Edital do cartdo alimentacio n° 04/2022 e Edital da Prefeitura gue tomamos com base, a tnica
diferenca € que & Prefeitura néo faz parte do PAT.

DR a duvida é se podemos cancelar o convénio com o PAT e com esse cancelamento teremos algum
problema.

Caso positivo, nos continuaremos a fornecer o beneficio-alimentacio aos funcionarios, neste caso a
EMDEL devera fazer o re colhimento do FGTS e do INSS sobre o valor do beneficio concedido ao
trabalhador (salario in natura — art. 458 da CLT) e n&o tera direito a quaiquer incentivo fiscal previsto no PAT.
Lembramos também que, fornecemos o cartéo alimentagéo para os funcionarios sem custo algum, ou seja,
100% custeado pela empresa.

Eduardo - RH
EMDEL S/A

----- Mensagem encaminhada -~
De: EMDEL S/A - Compras/licitagBes <gmdelcompras@vahoo.com.br>
Para: rhemdel emdel <emdelth@®yshoo.com.br>
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MINISTERIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO
SECRETARIA DE TRABALHO
SUBSECRETARIA DE INSPECAO DO TRABALHO

COORDENACAO-GERAL DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

COMPROVANTE DE CANCELAMENTO DE INSCRICAO EMPRESA BENEFICIARIA

| N° do Cancelamento:

0165964

Data do-Cancelamento:

13/10/2022

Data da Inscricdo:

16/05/2008

CNPJ/CEI: 45.144.516/0001-48
Razio Social EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA S/A - EMDEL "
EM LIQUIDACAO -
| Enderego: RUA DR ALBERfO FERREIRA N° 179 CONJUTO A
Bairro: CENTRO
Municipio/UF: Limeira/SP
Cep: 13.480-074
Telefone: (19) 34049-732

Observagiao:

CONVENIENCIA

| Froc. I\l"’_@_/—z—é

i!zlc";)_'_ ( / F?ufo
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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA S/A - EMDEL - “EM LIQUIDAGAO”
Rua Dr. Alberto Ferreira, n® 179 — Conjunto A - Centro — CEP: 13.480-074 — Limeira — SP
Fone: (19) 3404-9730 — Fax: (19) 3441-4256
C.N.P.J/M.F. 45.144 516/0001-48
valdir.oliveira@limeira.sp.gov.br - emdelcompras@yahoo.com.br

‘H’OL /) <L >’

Limeira, 13 de Outubro de 2022. |F1s 42\ ron LU

LT o T

Ao
Departamento de Compras e Licitacdes

Em resposta aos pedidos de esclarecimentos apresentados pelas empresas UP BRASIL
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ n° 02.959.392/0001-46 ¢ BIQ BENEFICIOS
LTDA, CNPJ n° 07.878.237/0001-19, referentes ao processo n° 065/2022, objeto do Pregéo
Presencial n° 004/2022, Edital n° 004/2022, referente a contratacdo de empresa especializada para o
gerenciamento, fornecimento de créditos em cartéio alimentagfo individual e nominal, implementacéo,
reemissdo e administragdo de cartdo alimentacfio, destinados aos funcionarios desta empresa
liquidanda, abaixo seguem as respostas.

UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ n° 02.959.392/0001-46.

Questzonamem‘o 1 — Este orgao observou a LEI 14. 442/2022 conversdo da Medida Proviséria n’
1.108/20222 :

Recentemente foram vedadas pela Medida Proviséria n° 1.108/2022, convertida em Lei —
14.442/2022 e, com decisdes paczf cadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TC-009245.989.22-3//
IC-010031.989. 22-1), a aplicagdo de taxa negativa, descontos e desdgio, sobre a presta¢do de
Servicos e admzmstragao de auxilio alimentacdo, verbis:

“Art. 3° O empregador ao contratar pessoa juridica para o fornecimento do auxilio-alimentacdo de
que trata o art. 2°% ndo ‘poderd exigir ou receber: I - qualquer tipo de desdgio ou imposi¢do de
descontos sobre o valor: contratado; II - prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a
natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores; ou III - outras verbas e
beneficios diretos. ou indiretos de qualquer natureza ndo vinculados diretamente a promogdo de
saide e seguranca alimentar do trabalhador, no dmbito de contratos firmados com empresas
emissoras de instrumentos de pagamento de auxilio-alimentacdo.”

Resposta: A EMDEL - “Em Liquida¢do”, nesta data efetuou o cancelamento da sua adesdo ao
Programa de Alimentagdo do Trabalhador - PAT, conforme comprovante de cancelamento de
inscricio empresa beneficidria n° 0165964 em anexo, desta forma a empresa néo infringira o artigo 3°,
inciso I, da Lei n°® 14.442/2022 € o artigo 175 do Decreto n° 10.854/2021.

BIQ BENEFICIOS LTDA, CNPJ n° 07.878.237/0001-19.

2- Tendo em vista que a quantidade e os tipos de estabelecimentos sdo essenciais para definir a
participagdo e a taxa dos participantes em licitacdes dessa natureza, solicitamos esclarecer, quantos
estabelecimentos deverdo ser apresentados por segmento (supermercado, acougue, padaria, elc.) e
em quais cidades a licitante deverd ter estabelecimentos credenciados, por favor.

Resposta: Para atendimento ao questionamento, verificar o item 10.5 e subitem 10.5.1, do Anexo I,
Especificagdes Técnicas.




EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA S/A - EMDEL - “EM LIQUIDACAO”
Rua Dr. Alberto Ferreira, n° 179 — Conjunto A - Centro — CEP: 13.480-074 — Limeira -~ SP
Fone: (19) 3404-9730 — Fax: (19) 3441-4256
C.N.P.J./M.F. 45.144.516/0001-48
valdir.oliveira@limeira.sp.gov.br - emdelcompras@yahoo.com.br

3- Qual o prazo para entrega da rede credenciada em dias e a partirida @@wﬂ‘ma%eﬁtd]
comecard a fluir? F'S.ﬁ’“- Jeonlf

Resposta: Conforme item 10.21 do Anexo I, Especificacdes Técnicas, o prazo serd de 30 (trinta) dias,
contados da assinatura do termo contratual.

4- Qual o atual fornecedor do beneficio? Com qual taxa de Administracdo?

Resposta: Atualmente nfio dispomos de nenhum fornecedor ou contrato vigente para a prestagéo dos
Servigos.

5- Serd aceita taxa de administracdo negativa (desconto)?
Resposta: Sim.

6-- Houve mais alguma questionamento na licitagdo em tela? Em caso positivo, solicitamos
encaminhar os esclarecimentos.

Resposta: Sim, empresa UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ n°
02.959.392/0001-46, segue anexo o pedido, juntamente com a resposta.

Considerando as

teragcxes efetuadas nas Especifica¢cdes Técnicas, segue anexo o documento para
juntada nos autog. , '

|

|
Atenciosamente.

Eduardo Jbsé Sanches Boiago
Departamehto de Recufyoy)Humanos




